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]BDAH RS AR AR A A Y]]
UPAE ABREU E LIMA - 11

ol oo
’ Data/Hora.: 31/08/2020 08:29:06
SOLICITAGAO DE COMPRA POR SETOR “Pégine.. 1

Re-suprimento

Setor.. 20.05 SUPRIMENTOS

SOLICITAGAO DE COMPRA N° 147826

Material

Unid, CMD Pos.Est. Solictada Liberada Vir.Refer. Vr.Estim.
1 CARRO FUNCIONAL EM POLIPROPILENO C/ TAMPA E BOLSA 7 ZIPER UN 0 0 2 2 0,00 0,00
Valor Total Estimado => 0,00

ENTOS
GRANDE RECIFE
IBDAH

AD = Consumo Medio Diario Solicitado por:



MAXXISUPRI

Telefone 30377559

AV ANTONIO CABRAL DE SOUZA - 2872
MARANGUAPE 2, PAULISTA/ PE CEP: 53429510
CNPJ: 31.329.180/0001-83 IE :0788406-00

Proposta Comercial
N° do Documento 22088

Validade da Proposta Valido até 03/09/2020
Prazo de Entrega
Garantia

Cliente 7719 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA A CONTATO:
Endereco AVENIDA BRASIL - DE 981 A 1003 - LADO IMPAR

Bairro CENTRO Cidade ABREU E LIMA UF PE Fone: 81 3010-8810

CNPJ/CPF: 07.267.476/0010-23 Insc. Estadual: ISENTO E-mail Contato: iibdah.centraldecompras2@gmail.com
Vendedor 12 ROSINEIDE FIRMO DA CUNHA Condigdo de Pagto. A VISTA Proposta Emitida 03.09.2020
Cédigo Ref. Descricao Un. Qtde. Valor Unit. Sub Total Pz.Entrega
6398 6398 CARRO FUNCIONAL AMERICA CFBLACK BRALIMPIA UN 2 565,800 1.131,60

Total de ltens 2 Total de Produto 1.131.60

PRECOS VALIDOS ENQUANTO DURAR O ESTOQUE
Observagoes Total 1.131.60



04/09/2020 Gmail - RES: COTAGAO 104620 - UPAE - ABREU E LIMA

M Gmail INST. BRASILEIRO DE DESENV. DA ADM. HOSPITALAR
. <ibdah.centraldecompras2@gmail.com>

RES: COTAGAO 104620 - UPAE - ABREU E LIMA

1 mensagem

Neide <vendas2@maxxisupri.com.br> 3 de setembro de 2020 13:24
Para: Anderson Ferreira - IBDAH <ibdah.centraldecompras2@gmail.com>

Boa tarde,

Segue em anexo cotagao solicitada

NEIDE FIRMO

LONSULIO JEVENDAS

{81} 3071-8551 | {B1) 30377950 [81) 98588-0625

Wy mazsisupn com.tr £ oaisupr

RO PE 22, 150 - 01 LEP: 53444-367, Paulists PE

De: Anderson Ferreira - IBDAH [mailto:ibdah.centraldecompras2@gmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 3 de setembro de 2020 11:24

Para: undisclosed-recipients:

Assunto: COTACAO 104620 - UPAE - ABREU E LIMA

Prezados Senhores, (as)

Solicitamos que sejam enviados prego, prazo de entrega e condigdes de pagamento do item:

02 UNDS - CARRO FUNCIONAL EM POLIPROPILENO C/ TAMPA E BOLSA C/ ZIPER

Atenciosamente,

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=6d60d0b45e&view= pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-7355286596691 435027%7Cmsg-f%3A16768305... 1/2



04/09/2020 Gmail - RES: COTAGAO 104620 - UPAE - ABREU E LIMA

IBDAK,

INSTITUTO BRASILERD
DE DESENVOLVIMENTO DA
ADMINISTRAGAQ HOSPITALAR

ANDERSON FERREIRA
Comprador | Central de Compras

IBDAH - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAGAO HOSPITALAR

(71) 3508-1137 | (71) 99270-9012@

E-mail: ibdah.centraldecompras2@gmail.com

) ° Livre de virus. www.avast.com.

@ 22088.pdf
126K

https://mai!.google.com/mail/u/O?ik=6d60d0b45e&view=pt&search=a||&permthid=thread-a%3Ar—7355286596691435027%7Cmsg-f%3A1 6768305... 2/2



03/09/2020

Proposta Comercial

R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI
11.730.399/0001-82

(81) 3521-3735

RUA PAULO MANOEL DA CUNHA , 583, LOJA
COHAB, Cabo de Santo Agostinho - PE

54.520-535
064964906
Proposta Comercial N° 5515
Para
UPA ABREU & LIMA
Aos cuidados de: ANDRESON
Itens de produto ou servigo
Item Caod (SKU) / NCM Qtd Un Prego un Total
CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA 8716.:60.00 2,00 UNI 875,000 1.750,00
Numero de itens: 1
Soma das quantidades: 2,00 Total dos itens 1.750,00
Data Total dos itens Total da proposta
03/09/2020 1.750,00 1.750,00

Condigoes gerais

Validade da proposta

0 dias

Atenciosamente,
Departamento de vendas

https://erp.tiny.com.br/orcamentos#list

m



04/09/2020 Gmail - Cotagéo carro funcional!!!

l g ' Gmail INST. BRASILEIRO DE DESENV. DA ADM. HOSPITALAR
<ibdah.centraldecompras2@gmail.com>

Cotacgao carro funcional!!!
1 mensagem

Ecolimp Vanderlei <ecolimp.pe@hotmail.com> 3 de setembro de 2020 12:15
Para: Anderson Ferreira - IBDAH <ibdah.centraldecompras2@gmail.com>

Boa tarde
Segue anexo, cotagdo solicitada.

Saudagdes e no aguardo

i;f‘,Descrigéo: Descrigdo: 1513168847802_Assinatura

Sempre juntos...

Luis Vanderlei

Depto Comercial

Fones: (81)3521-3735
98489-4724 - Zap
99710-3368 - Tim

De: Anderson Ferreira - IBDAH <ibdah.centraldecompras2@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 3 de setembro de 2020 14:24
Assunto: COTACAO 104620 - UPAE - ABREU E LIMA

Prezados Senhores, (as)
Solicitamos que sejam enviados prego, prazo de entrega e condigoes de pagamento do item:
02 UNDS - CARRO FUNCIONAL EM POLIPROPILENO C/ TAMPA E BOLSA C/ ZIPER

Atenciosamente,

ANDERSON FERREIRA

Comprador | Central de Compras

IBDAH - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO
INSTITUTO BRASILEIRD J HOSPITALAR
i:eéészuve%\gmemm (71) 3508-1137 | (71) 99270-9012 @
APMINISTRAGAO HOSPTALAR - E-mnaiil: ibdah.centraldecompras2@gmail.com

@ UPA Abreu funcional 030920.pdf
70K

https://mail.google.com/maiI/u/0?ik=6d60d0b45e&view=pt&search=al|&permthid=thread—f°A:3A1 676826231639879272%7Cmsg-{%3A1676826231... 1/1



04/09/2020 Gmail - RES: COTAGAO 104620 - UPAE - ABREU E LIMA

M Gman INST. BRASILEIRO DE DESENV. DA ADM. HOSPITALAR
<ibdah.centraldecompras2@gmail.com>

RES: COTAGAO 104620 - UPAE - ABREU E LIMA

1 mensagem

IBS COMERCIAL <ibscomercialvendas@gmail.com> 3 de setembro de 2020 12:22
Para: Anderson Ferreira - IBDAH <ibdah.centraldecompras2@gmail.com>

Boa Tarde Anderson , segue cotagao

W/

N

02 UNDS - CARRO FUNCIONAL EM POLIPROPILENO C/ TAMPA E BOLSA C/ ZIPER R$ 991,50

INFORMAMOS NOSSO NOVO EMAIL : marcos@ibscomercial.com.br, marcelo@ibscomercial.com.br
Atenciosamente

| BARBOSA DA SILVA — EPP
04.925.042/0001.94
Dept? Vendas

(81) 3429-6766

(81) 9 8460-0888

De: Anderson Ferreira - IBDAH <ibdah.centraldecompras2@gmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 3 de setembro de 2020 11:24

Para: undisclosed-recipients:

Assunto: COTACAO 104620 - UPAE - ABREU E LIMA

Prezados Senhores, (as)

Solicitamos que sejam enviados prego, prazo de entrega e condigdes de pagamento do item:
02 UNDS - CARRO FUNCIONAL EM POLIPROPILENO C/ TAMPA E BOLSA C/ ZIPER

Atenciosamente,

ANDERSON FERREIRA

anHHJ Comprador | Central de Compras

INSTITUTO BRASILEIRD
D DESERVOLVIMENTO DA

MOMMSTRGOKSTAUR | AL INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAGAO HOSPITALAR

https://mail.google.com/maiI/u/O?ik=6d60d0b45e&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar—7355286596691435027%7Cmsg-f%3A1 6768267... 1/2



04/09/2020 Gmail - RES: COTAGAO 104620 - UPAE - ABREU E LIMA

(71) 3508-1137 | (71) 99270-9012@

E-mail: ibdah.centraldecompras2@gmail.com

carro_funcional_.jpg
16K

https:/mail.google.com/mail/u/0?ik=6d60d0b45e&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-7355286596691435027%7Cmsg-f%3A16768267 ... 2{2



15 W%/ 113 s T Ser M v v e e

IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Pagina 1
.wtorizacao de Fornecimento N 104620 Data 08/09/2020
Eornecedor. MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIREL!
Enderego.; Avenida Antdnio Cabral de Souza
Sontato/Vendedor.: Telefone.: Fax.:

\utorizamos o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos relacionados, condicionados & estrita observancia e

umprimento dos termos desta Autorizago de Fornecimento n°: 104620 de 03/09/2020
am Nome Produle Unid. Marca Quantidade Valor Unit. Total
CARRO FUNGIONAL EM POLIPROPILENO C/ TAMPA E UN BRALIMPIA 2,000 565,80 1.131.60

BOLSA Of ZIPER

Valor Total desta Autorizagéo de Fornecimento 1.131,60

HCIFE) 08/09/2020 07:57:53

ol

. 3 L TR g P GPYTY:Y,
ss$inatura Emitente RAPRAG ] Por‘./

CONDICOES DE PAGAMENTO ANTECIPADO /

ENTREGA IMEDIATA - FRETE CIF /

ENTREGA NA UPAE ABREU E LIMA i

AT NOTAS FISCAIS DEVEM SER EMITIDAS COM O CODIGO DO LOTE, E VALIDADE 5OS ITENS

Horario de recebimento: Segunda a quinta - 07h as 16h / Sexta - 07h as 15h
instrugdes para faturamento => emitir Nota(s) Fiscal(is) e Faturas para:
1BDAH - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administragao Hospitalar
C N.P.J. 07.267.476/0010-23 LE.: Isento

Avenida Brasil, n° 62, Box 05, Centro

Abreu e Lima - PE CEP.: 53.525-790

Tel.: (81) 3435-5757 / (81) 3010-8810

Local de enlrega: UPAE Maria José da Silva
Endereco: Grande Recife, BR 101, KM 47

Abreu e Lima - Pernambuco CEP: 53.520-015
Tel.:

Almoxarifado:

Compras: (71) 3508-1137 / (71) 99940-0495

Impresse poi.




